16/04/2025, 16:37

Zimbra

Zimbra

julyvilella@hortolandia.sp.gov.br

RES: A 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA - DISPENSA ELETRONICA
51/2025 - SOLICITACAO ESCLARECIMENTO - SEGURO ACIDENTES PESSOAIS

De:
Assunto :

Para:
Cc:

Dayane Peixoto <dayane.peixoto@flanci.com.br>  Qua, 16 de abr de 2025 11:01

RES: A 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE #1 anexo
HORTOLANDIA - DISPENSA ELETRONICA 51/2025 -

SOLICITAGAO ESCLARECIMENTO - SEGURO

ACIDENTES PESSOAIS

licitacao <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>

July Ane Vilella <julyvilella@hortolandia.sp.gov.br>,
Licitacao <licitacao@flanci.com.br>
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Prezados, bom dia.

Agradeco o retorno!
Atenciosamente,

Dayane Peixoto
' TEC. OPERACIONAL - NEGOCIOS PUBLICOS

. FENACER
FLANCI 4003.3156 | RAMAL: 303

ASSOCIADO
www.flancicombr @) /flancicorretora (@) /flancicorretora ﬂ I B RACO K

De: licitacao <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 16 de abril de 2025 10:44
Para: Dayane Peixoto <dayane.peixoto@flanci.com.br>
Cc: July Ane Vilella <julyvilella@hortolandia.sp.gov.br>

Assunto: Re: A 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA - DISPENSA
ELETRONICA 51/2025 - SOLICITAGAO ESCLARECIMENTO - SEGURO ACIDENTES
PESSOAIS

Bom dia,

Segue a resposta da Secretaria requisitante:

"Cobertura minima exigida é de R$ 100.000,00 tanto por morte
acidental quanto por invalidez permanente total ou parcial por acidente."

Atenciosamente,

PREFEITURA DE HORTOLANDIA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
FONE: (19) 3965-1400 - RAMAL: 6923

De: "Dayane Peixoto" <dayane.peixoto@flanci.com.br>
Para: "Licitacao" <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>
Cc: "Licitacao" <licitacao@flanci.com.br>

Enviadas: Quarta-feira, 16 de abril de 2025 10:21:58

Assunto: A 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HQRTOLANDIA -
DISPENSA ELETRONICA 51/2025 - SOLICITACAO
ESCLARECIMENTO - SEGURO ACIDENTES PESSOAIS

Prezados, bom dia.
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Com o intuito de participarmos da Dispensa Eletrénica em referéncia,
solicito por gentileza, nos informar quais serao as coberturas a serem
contratadas no seguro.

No arquivo publicado s6 informa o capital.

Aguardamos retorno!

Atenciosamente,

Dayane Peixoto
' TEC. OPERACIONAL - NEGOCIOS PUBLICOS

. FENACCR
4003.3156 | RAMAL: 303
FLANCI l ASSOCIADO

www.flancicom.br ) /flancicorretora @/ﬂancicorremra 0 I B RACC) K

AVISO: Este e-mail foi originado de fora da PREFEITURA. Nao clique em links ou abra anexos, a

menos que reconhega o remetente d_ayane.peixoto@flanci.com.br e saiba que o
conteudo é seguro.
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AVISO: Este e-mail foi originado de fora da PREFEITURA. Nao clique em links ou abra anexos, a menos que reconheca o
remetente dayane.peixoto@flanci.com.br e saiba que o conteudo é seguro.
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