22/04/2025, 09:35 Zimbra

Zimbra julyvilella@hortolandia.sp.gov.br

Re: Solicitacao de Esclarecimento - Prefeitura Municipal de Hortolandia/SP - D.E
51/2025

De : licitacao <licitacao@hortolandia.sp.gov.br> Ter, 22 de abr de 2025 09:10

Assunto : Re: Solicitacao de Esclarecimento - Prefeitura #1 anexo
Municipal de Hortolandia/SP - D.E 51/2025

Para : danielle <danielle@aleand.com.br>

Cc : July Ane Vilella <julyvilella@hortolandia.sp.gov.br>,
ClaudemirMarques
<claudemirmarques@hortolandia.sp.gov.br>

Bom dia,
Segue abaixo as respostas.
Atenciosamente,

PREFEITURA DE HORTOLANDIA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
FONE: (19) 3965-1400 - RAMAL: 6923

De: "danielle" <danielle@aleand.com.br>

Para: "Licitacao" <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>, "July Ane Vilella"
<julyvilella@hortolandia.sp.gov.br>

Cc: "vendas" <vendas@aleand.com.br>, "aleand licita" <aleand.licita@gmail.com>,
alex@aleand.com.br

Enviadas: Quinta-feira, 17 de abril de 2025 16:32:22

Assunto: Solicitacao de Esclarecimento - Prefeitura Municipal de Hortolandia/SP - D.E
51/2025
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”

A

ILUSTRISSIMA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Ao IImo(a). Sr(a) Pregoeiro(a),

A Aleand Seguros, inscrita no CNPJ n° 19.109.889/0001-78, situada a
AV DOS EUCALIPTOS, 230 — SIMOES FILHO - 43.700-000 — SIMOES
FILHO/BA, tendo tomado conhecimento da licitacdo em epigrafe, vem

respeitosamente solicitar o esclarecimento abaixo;
Peco por gentileza solicitar esclarecimentos:

« Sobre as coberturas, quais as coberturas que
0 0rgao deseja? pois s6 tem informacao de
capital segurado de R$ 100.000,00.

Cobertura minima exigida € de R$ 100.000,00, tanto por
morte acidental quanto por invalidez permanente
total ou parcial por acidente.

e Seguradora atual

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

e Prémio da ultima fatura bem como para quantas
vidas.

Nos ultimos 5 anos tivemos um sinistro por ébito, nas
mesmas condi¢des exigidas no edital atual.

Devemos considerar o total de numero de vidas
informadas no edital como mensal ou anual?

Conforme consta no edital " Contratacao de empresa
para fornecimento de seguro de vida coletivo
de acidentes pessoais, para os Guardas Municipais,
para os 145 integrantes”

o Sinistralidade dos ultimos 24 meses incluindo o ano
de 2024 (informar indenizag&o paga por ano).

Nos ultimos 5 anos tivemos um sinistro por ébito .

e Se houve sinistro, informar quantidade, tipo
(invalidez, morte) e valores.

Nos ultimos 5 anos tivemos um sinistro por ébito, nas
mesmas condi¢des exigidas no edital atual.

As coberturas e capitais solicitados sdo as mesmas
da apdlice vigente?

SIM

e Qual indice podemos utilizar para reajuste
contratual a cada 12 meses?

VER CLAUSULA 7° da minuta de contrato.

« O pagamento do seguro sera unico ou mensal?

Unico.
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e O 6rgao é isento de |IOF para a contratacao de
seguro?

e Ha retengdo de imposto no prémio que sera pago a
Seguradora? Se sim, qual percentual?

CLAUSULA DE PAGAMENTO DO EDITAL.

e Como sera a disputa dos lances (valor por vida,
valor mensal ou valor global)?

CONSTA NO EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

« Em qual CNPJ sera emitida a apdlice?

CONSTA NA MINUTA DE CONTRATO E TERMO DE
REFERENCIA.

Danielle Teive Argollo

Coordenadora Comercial Negdcios Publicos/Privados
Cel.: (71) 98779-7628

;.\ ALEAND

G UROS i, -
@55 71 3395-1528
& 55 71 3396-6299
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AVISO: Este e-mail foi originado de fora da PREFEITURA. Nao clique em links ou abra anexos, a menos que reconheca o
remetente danielle@aleand.com.br e saiba que o conteudo é seguro.
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